
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Antalya KONYAALTI KONYAALTI HALİT ULUÇ İMAM HATİP ORTAOKULU 4. SINIF KURUMSAL 6 10337 865 58 58

Ortalamalar
TÜRKÇE MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE DİN KÜLTÜRÜ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.51 3.34 11.51 7.58 6.78 7.58 6.32 3.30 6.32 9.77 4.51 9.77 4.75 4.41 4.75 2.77 1.77 2.77 42.70 24.10 42.70 351.066

İl Ortalaması 11.89 2.68 11.89 7.09 5.96 7.09 6.55 2.88 6.55 10.44 3.80 10.44 2.15 1.80 2.15 1.14 0.80 1.14 39.26 17.92 39.26 343.581
Okul Ortalaması 10.72 4.03 10.72 6.24 7.43 6.24 5.97 3.74 5.97 8.74 5.62 8.74 4.81 4.72 4.81 2.38 2.26 2.38 38.86 27.81 38.86 325.211

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE DİN KÜLTÜRÜ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - SENA TURGUTLU 0 / 0 14 1 14.00 13 1 13.00 8 2 8.00 14 1 14.00 10 0 10.00 5 0 5.00 64.00 5.00 64.00 465.653 689 18 1 1
2 0 - HASAN BERK ERCAN 0 / 0 15 0 15.00 13 2 13.00 8 2 8.00 12 3 12.00 5 5 5.00 5 0 5.00 58.00 12.00 58.00 447.787 1282 37 2 2
3 0 - İBRAGİM KAKULOV 0 / 0 12 3 12.00 10 4 10.00 9 1 9.00 15 0 15.00 10 0 10.00 5 0 5.00 61.00 8.00 61.00 438.027 1688 58 3 3
4 0 - ENES ÖZTÜRK 0 / 0 12 1 12.00 11 2 11.00 9 0 9.00 15 0 15.00 7 1 7.00 4 0 4.00 58.00 4.00 58.00 435.093 1786 66 4 4
5 0 - AMİNA MULYUKOVA 0 / 0 12 3 12.00 9 6 9.00 9 1 9.00 15 0 15.00 9 1 9.00 4 1 4.00 58.00 12.00 58.00 424.320 2257 93 5 5
6 0 - KÜBRA YILMAZ 0 / 0 14 1 14.00 10 5 10.00 6 4 6.00 13 2 13.00 6 4 6.00 4 1 4.00 53.00 17.00 53.00 418.827 2518 109 6 6
7 0 - MERTHAN KILINÇ 0 / 0 14 1 14.00 11 4 11.00 8 2 8.00 12 1 12.00 4 4 4.00 3 1 3.00 52.00 13.00 52.00 414.987 2664 120 7 7
8 0 - HATİCE UZUNDİREK 0 / 0 14 1 14.00 10 4 10.00 8 1 8.00 11 2 11.00 7 3 7.00 4 1 4.00 54.00 12.00 54.00 410.453 2870 133 8 8
9 0 - MEHMET EFE BAĞ 0 / 0 15 0 15.00 6 9 6.00 8 1 8.00 13 2 13.00 5 5 5.00 4 1 4.00 51.00 18.00 51.00 398.827 3387 175 9 9

10 0 - MELİKE FEYZA KOCABEY 0 / 0 14 1 14.00 6 3 6.00 9 1 9.00 12 3 12.00 7 2 7.00 5 0 5.00 53.00 10.00 53.00 394.453 3604 190 10 10
11 0 - EMİRHANİLKAYA 0 / 0 11 3 11.00 11 4 11.00 7 3 7.00 12 3 12.00 4 6 4.00 3 2 3.00 48.00 21.00 48.00 390.347 3777 215 11 11
12 0 - SİNEM AZRA GÜLER 0 / 0 12 3 12.00 9 4 9.00 8 2 8.00 11 3 11.00 7 3 7.00 4 1 4.00 51.00 16.00 51.00 388.053 3886 224 12 12
13 0 - ERDEMÖZCAN 0 / 0 14 1 14.00 4 9 4.00 10 0 10.00 13 2 13.00 6 2 6.00 5 0 5.00 52.00 14.00 52.00 387.147 3931 227 13 13
14 0 - ZEHRA KARAKAYA 0 / 0 10 4 10.00 9 3 9.00 6 2 6.00 12 3 12.00 6 2 6.00 3 2 3.00 46.00 16.00 46.00 369.867 4746 314 14 14
15 0 - AYŞE ALTUNC U 0 / 0 15 0 15.00 6 4 6.00 6 2 6.00 10 2 10.00 10 0 10.00 1 0 1.00 48.00 8.00 48.00 369.867 4746 314 14 14
16 0 - EMİRCAN TERZİ 0 / 0 12 3 12.00 12 3 12.00 6 4 6.00 8 7 8.00 4 6 4.00 2 3 2.00 44.00 26.00 44.00 369.013 4784 322 16 16
17 0 - FATMA BELİNAY ÖZAY 0 / 0 13 1 13.00 8 7 8.00 5 5 5.00 11 4 11.00 3 7 3.00 3 2 3.00 43.00 26.00 43.00 368.853 4793 323 17 17
18 0 - ZEYNEP SARE DÜZGÜN 0 / 0 12 3 12.00 7 7 7.00 6 4 6.00 12 3 12.00 9 1 9.00 1 4 1.00 47.00 22.00 47.00 367.787 4840 328 18 18
19 0 - ZEYNEP YANIKOĞLU 0 / 0 15 0 15.00 4 4 4.00 6 3 6.00 12 1 12.00 4 5 4.00 3 2 3.00 44.00 15.00 44.00 365.707 4941 343 19 19
20 0 - MUHAMMED ÖMER GÜLLÜ 0 / 0 13 2 13.00 4 11 4.00 8 2 8.00 12 3 12.00 5 5 5.00 4 1 4.00 46.00 24.00 46.00 361.493 5122 371 20 20
21 0 - MURAT KUNT 0 / 0 10 5 10.00 10 5 10.00 7 3 7.00 9 5 9.00 5 4 5.00 4 1 4.00 45.00 23.00 45.00 359.253 5201 381 21 21
22 0 - KAĞAN AYKUT 0 / 0 11 4 11.00 7 8 7.00 6 4 6.00 10 2 10.00 6 4 6.00 5 0 5.00 45.00 22.00 45.00 355.787 5365 402 22 22
23 0 - NEFİSE ŞEFKATLİOĞLU 0 / 0 11 4 11.00 6 9 6.00 8 2 8.00 12 3 12.00 7 3 7.00 1 4 1.00 45.00 25.00 45.00 353.173 5481 417 23 23
24 0 - ENES Ö YEK 0 / 0 11 4 11.00 6 9 6.00 9 1 9.00 11 4 11.00 0 0 0.00 4 1 4.00 41.00 19.00 41.00 345.867 5795 466 24 24
25 0 - AZRA ERŞAHİN 0 / 0 13 2 13.00 10 5 10.00 6 4 6.00 6 9 6.00 1 9 1.00 2 3 2.00 38.00 32.00 38.00 340.373 6016 491 25 25
26 198 - DİDEM ERVA GÜL R 0 / 0 14 1 14.00 6 9 6.00 8 2 8.00 8 7 8.00 3 7 3.00 1 4 1.00 40.00 30.00 40.00 337.387 6135 509 26 26
27 0 - KAAN TÜRK 0 / 0 12 3 12.00 5 9 5.00 7 3 7.00 10 5 10.00 0 10 0.00 3 2 3.00 37.00 32.00 37.00 329.760 6431 535 27 27
28 0 - YAĞMUR YILDIZ 0 / 0 12 3 12.00 5 10 5.00 8 2 8.00 9 6 9.00 3 7 3.00 2 3 2.00 39.00 31.00 39.00 326.613 6553 550 28 28
29 0 - MELEKERTUĞRUL 0 / 0 11 4 11.00 6 9 6.00 6 4 6.00 9 6 9.00 5 5 5.00 2 3 2.00 39.00 31.00 39.00 326.293 6572 554 29 29
30 0 - ELİFBADE *E* 0 / 0 11 4 11.00 5 10 5.00 5 5 5.00 10 5 10.00 4 6 4.00 1 4 1.00 36.00 34.00 36.00 317.813 6857 582 30 30
31 0 - ATAKAN ALP ERTAN 0 / 0 13 2 13.00 4 11 4.00 7 3 7.00 6 9 6.00 8 2 8.00 3 2 3.00 41.00 29.00 41.00 316.533 6903 588 31 31
32 0 - NİSA TOPSAKAL 0 / 0 13 2 13.00 4 2 4.00 8 1 8.00 7 1 7.00 7 2 7.00 0 0 0.00 39.00 8.00 39.00 311.680 7069 605 32 32
33 0 - YİĞİT BEKİ MERDE 0 / 0 11 3 11.00 4 7 4.00 6 3 6.00 10 4 10.00 3 7 3.00 1 3 1.00 35.00 27.00 35.00 310.507 7103 608 33 33
34 0 - BETÜL OKUR 0 / 0 11 3 11.00 4 6 4.00 6 1 6.00 9 2 9.00 5 2 5.00 1 3 1.00 36.00 17.00 36.00 307.200 7205 624 34 34
35 0 - EBRAR CENGİZ 0 / 0 12 1 12.00 6 8 6.00 6 1 6.00 5 6 5.00 6 4 6.00 2 3 2.00 37.00 23.00 37.00 305.973 7250 627 35 35
36 0 - HÜSNALİVAKOYUNCU 0 / 0 13 2 13.00 8 7 8.00 5 5 5.00 1 14 1.00 4 6 4.00 3 2 3.00 34.00 36.00 34.00 296.267 7565 661 36 36
37 0 - EMİR UYGUR 0 / 0 12 3 12.00 1 1 1.00 6 4 6.00 8 7 8.00 5 5 5.00 3 2 3.00 35.00 22.00 35.00 293.120 7651 671 37 37
38 0 - ALPEREN ADLIĞ 0 / 0 12 3 12.00 4 11 4.00 6 4 6.00 6 9 6.00 3 7 3.00 0 5 0.00 31.00 39.00 31.00 283.947 7905 694 38 38
39 0 - ABDULLA ASAN 0 / 0 7 8 7.00 6 9 6.00 3 7 3.00 7 8 7.00 5 5 5.00 4 0 4.00 32.00 37.00 32.00 283.093 7937 696 39 39
40 0 - GÖKTUĞ AYNUR 0 / 0 12 3 12.00 5 10 5.00 8 2 8.00 4 10 4.00 2 8 2.00 1 0 1.00 32.00 33.00 32.00 283.040 7938 697 40 40
41 0 - BÜŞRA ECEMSU OKUR 0 / 0 11 2 11.00 1 8 1.00 5 4 5.00 8 6 8.00 3 5 3.00 3 0 3.00 31.00 25.00 31.00 279.253 8050 712 41 41
42 0 - AYDIN MUHİDDİN ORTAK 0 / 0 9 6 9.00 5 10 5.00 5 5 5.00 6 9 6.00 8 2 8.00 0 5 0.00 33.00 37.00 33.00 277.173 8110 719 42 42
43 0 - BELİNAY AYYILDIZ 0 / 0 8 7 8.00 7 8 7.00 2 8 2.00 7 8 7.00 1 9 1.00 1 4 1.00 26.00 44.00 26.00 274.987 8171 723 43 43
44 0 - YUSUF AMRAYEV 0 / 0 8 7 8.00 5 10 5.00 3 7 3.00 6 9 6.00 7 3 7.00 2 3 2.00 31.00 39.00 31.00 271.467 8268 734 44 44
45 0 - ESAMAZİZ 0 / 0 8 5 8.00 5 8 5.00 4 6 4.00 5 6 5.00 9 1 9.00 2 3 2.00 33.00 29.00 33.00 270.400 8302 737 45 45
46 0 - ALİ MANSUR 0 / 0 6 9 6.00 7 8 7.00 4 6 4.00 6 9 6.00 7 3 7.00 0 4 0.00 30.00 39.00 30.00 265.387 8428 746 46 46
47 0 - EK * * İRB İ 0 / * 7 8 7.00 3 12 3.00 5 5 5.00 8 7 8.00 4 6 4.00 1 4 1.00 28.00 42.00 28.00 258.080 8643 759 47 47
48 0 - HAMZA GÜNDÜZ 0 / 0 7 8 7.00 6 9 6.00 6 4 6.00 4 11 4.00 2 8 2.00 2 3 2.00 27.00 43.00 27.00 252.853 8800 771 48 48
49 0 - I*MİNA KHAMİDULLİNA 0 / 0 3 12 3.00 5 10 5.00 2 8 2.00 8 7 8.00 2 8 2.00 5 0 5.00 25.00 45.00 25.00 248.907 8912 777 49 49
50 11 - * M *EE 4 / E 6 8 6.00 7 8 7.00 1 9 1.00 6 9 6.00 1 9 1.00 0 5 0.00 21.00 48.00 21.00 246.187 8970 781 50 50
51 0 - ENES CAN ŞEKER 0 / 0 10 5 10.00 1 11 1.00 2 8 2.00 7 8 7.00 3 7 3.00 0 5 0.00 23.00 44.00 23.00 245.120 9003 783 51 51
52 0 - YÜSÜF PATIR 0 / 0 8 7 8.00 4 10 4.00 3 7 3.00 5 9 5.00 2 8 2.00 1 4 1.00 23.00 45.00 23.00 241.973 9061 789 52 52
53 0 - EBRAR USTA 0 / 0 8 7 8.00 3 11 3.00 4 6 4.00 5 10 5.00 1 9 1.00 2 3 2.00 23.00 46.00 23.00 238.827 9128 796 53 53
54 0 - SAL İKA LF 0 / 0 3 12 3.00 6 9 6.00 4 6 4.00 5 10 5.00 8 2 8.00 0 5 0.00 26.00 44.00 26.00 230.133 9327 815 54 54
55 0 - ÜMMÜ HAN NUR ŞİMŞEK 0 / 0 8 7 8.00 2 13 2.00 2 8 2.00 5 10 5.00 4 6 4.00 0 5 0.00 21.00 49.00 21.00 224.800 9440 827 55 55
56 0 - A ****** 0 / 0 7 8 7.00 3 12 3.00 7 3 7.00 3 12 3.00 1 9 1.00 2 3 2.00 23.00 47.00 23.00 223.147 9478 832 56 56
57 0 - ENSAR KILLAR 0 / 0 5 10 5.00 3 12 3.00 4 6 4.00 6 9 6.00 2 8 2.00 1 4 1.00 21.00 49.00 21.00 221.813 9504 834 57 57
58 0 - ** *E A R* 0 / 0 5 10 5.00 4 11 4.00 2 8 2.00 5 10 5.00 4 6 4.00 1 4 1.00 21.00 49.00 21.00 221.493 9516 835 58 58


